VENTA DE RECLAMOS DE IMPUESTOS DEL CONDADO DE LUZERNE
OFICINA DE RECLAMOS DE IMPUESTOS
AVISO DE VENTA DE IMPUESTOS

A TODOS LOS DUENOS* DE PROPIEDADES DESCRITAS EN ESTE AVISO Y TODAS LAS PERSONAS QUE TENGAN
GRAVAMENES, SENTENCIAS DE IMPUESTOS O RECLAMOS MUNICIPALES CONTRA TALES PROPIEDADES:

SE NOTIFICA por ELITE REVENUE SOLUTIONS, LLC, como agente de la Oficina de Reclamos de Impuestos del Condado
de Luzerne, eny para el CONDADO DE LUZERNE bajo las Secciones 601-609 inclusive de la Ley de Impuestos sobre Bienes Raices
de 1947, segun enmendada, que la Oficina expondra en venta publica en el Centro de Educacidn Fisica Scandlon de King's
College, 150 N. Main Street, Wilkes-Barre, Pensilvania, a las 10:00 A.M., el 21 de septiembre de 2023 o cualquier fecha a la cual
la venta pueda ser aplazada, retrasada o continuada, con el propdsito de recolectar impuestos impagos de 2021 y cualquier
IMPUESTO REAL ANTERIOR, GRAVAMENES ANTERIORES, RECLAMOS MUNICIPALES y todos los costos relacionados, como se
describe a continuacién. Por favor, haga referencia al Numero de Parcela de Impuestos y al Numero de Identificacion de la
Propiedad en toda correspondencia.

Estos Impuestos y Costos pueden pagarse hasta el momento de la venta.

NO HABRA PERIODO DE REDENCION DESPUES DE LA FECHA DE LA VENTA.

SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE a los posibles compradores a que examinen el titulo de
cualquier propiedad en la que puedan estar interesados. Se han realizado todos los esfuerzos razonables
para que el procedimiento no contenga errores. Sin embargo, en todos los casos la OFICINA DE
RECLAMACION DE IMPUESTOS est4 vendiendo el INTERES TRIBUTABLE vy la propiedad es ofrecida a la
venta por LA OFICINA DE RECLAMACION DE IMPUESTOS sin garantia de ningun tipo, ya sea en cuanto a la
estructura o la falta de estructuras en el terreno. Elite Revenue, de acuerdo con el estatuto, hizo
esfuerzos diligentes y razonables para notificar al propietario del registro. Los titulares de gravdmenes no
fueron notificados y todas las propiedades se venden sujetas a los gravamenes existentes.

No habran cambios una vez vendida la propiedad y que todas las ventas seran definitivas. No se haran ajustes después
de que la propiedad sea adjudicada.

NO EXISTE DERECHO DE REDENCION EL DA O DESPUES DE LA SUBASTA PUBLICA. Si no se ha recibido el pago antes del
momento de la venta, la propiedad se vendera el 21 de septiembre de 2023 a las 10:00 a.m.

La venta de esta propiedad puede, A OPCION DE LA OFICINA, ser detenida si el propietario o cualquier acreedor de

gravamenes del PROPIETARIO, antes de la fecha de la venta, entra en un acuerdo con la OFICINA para pagar los IMPUESTOS,
Reclamos y Costos en cuotas de acuerdo con dicha Ley, y el acuerdo a ser cumplido. A la Oficina se le prohibe realizar un nuevo
acuerdo de cuotas para detener la venta dentro de tres (3) afios de cualquier incumplimiento de un acuerdo para detener la
venta. (Seccién 603).
Estos Impuestos y Costos pueden ser pagos hasta el momento de la venta. NO HABRA PERIODO DE RESCATE DESPUES DE LA
FECHA DE LA VENTA. SE RECOMIENDA ENERGICAMENTE que los posibles compradores examinen el titulo de cualquier
propiedad en la que puedan estar interesados. Se ha hecho todo lo posible para mantener los procedimientos libres de errores.
Sin embargo, en todos los casos, la OFICINA DE RECLAMOS DE IMPUESTOS est4 vendiendo el INTERES GRAVABLE y la propiedad
se ofrece en venta por la OFICINA DE RECLAMOS DE IMPUESTOS sin garantia o garantia alguna, ya sea en cuanto a la estructura
o falta de estructura en el terreno, los gravamenes, el titulo o cualquier otro asunto o cosa. Elite Revenue, de acuerdo con la ley,
hizo esfuerzos diligentes y razonables para notificar al propietario registrado. Los titulares de gravdmenes no fueron notificados
y todas las propiedades se venden sujetas a cualquier gravamen existente.

Se reitera que no hay rescate después de que se venda la propiedad y todas las ventas seran finales. No se realizaran
ajustes después de que se adjudique la propiedad.

LA PROPIEDAD PUEDE SER RESCATADA de la Venta de Impuestos pagando los impuestos atrasados, las tarifas, los
intereses y las multas antes del dia de la subasta publica. Los pagos deben ser en efectivo, cheque de cajero, giro



postal o cheque certificado. El derecho a redimir la propiedad vence el 21 de septiembre de 2023 a las 10:00 a.m. NO
HAY DERECHO DE RESCATE EL DIA DE O DESPUES DE LA SUBASTA PUBLICA. Si no se ha recibido ningun pago antes de
la hora de la venta, la propiedad se vendera el 21 de septiembre de 2023 a las 10:00 a.m.

Segun el 68 P.S. 2117(c)(3), las propiedades pueden estar sujetas a una oferta superior ("trump bid") por parte de la
Autoridad del Banco de Tierras del Noreste de Pensilvania, o el Banco de Tierras del Sur del Valle o el Banco de Tierras de la
Ciudad de Hazleton antes de la subasta publica. Las municipalidades sujetas a la Autoridad del Banco de Tierras de acuerdo con
el 68 P.S. (c)(3) son: Ashley Borough, Avoca Borough, City of Hazleton, City of Nanticoke, City of Wilkes Barre, Dupont Borough,
Duryea Borough, Exeter Borough, Hanover Township, Jenkins Township, Municipality of Kingston, Newport Township, Pittston
City, Pittston Township, Plains Township, West Pittston Borough.

Los posibles compradores en todas las ventas de impuestos estan obligados a certificar lo siguiente:

1. De acuerdo con la Seccién 619a de la Ley de Venta de Impuestos sobre Bienes Raices, 72 P.S. § 5860.6193, se requerira
que un postor exitoso proporcione una certificacion a la Oficina de que dicha persona no esta en mora en el pago de
facturas de servicios publicos municipales adeudadas a municipalidades dentro del Condado de Luzerne, ni el postor
actla en nombre de otra persona o entidad que esté en mora en el pago de facturas de servicios publicos municipales
adeudadas a municipalidades dentro del Condado de Luzerne

2. In accordance with Section 619a of the Real Estate Tax Sale Law, 72 P.S. § 5860.619a, a successful bidder shall be
required to provide certification to the Bureau that such person is not delinquent in paying municipal utility bills owed
to municipalities within Luzerne County, nor is the bidder acting on behalf of another individual or entity who is
delinquent in paying municipal utility bills owed to municipalities within Luzerne County.

3. Los postores potenciales deben registrarse antes de la venta. DEBIDO A LA NUEVA LEGISLACION APROBADA EL 25 DE
JUNIO DE 2021 Y VIGENTE A PARTIR DEL 29 DE AGOSTO DE 2021, EN EL ESTADO DE PENSILVANIA, EL REGISTRO DEBE
COMPLETARSE EN PERSONA Y NO MENOS DE DIEZ DiAS ANTES DE CADA VENTA DE IMPUESTOS. POR LO TANTO,
TODO EL REGISTRO DEBE COMPLETARSE CON LA OFICINA A MAS TARDAR A LAS 4:00 P.M. EL 8 DE SEPTIEMBRE DE
2023.

4. Un postor exitoso no debe presentar un cheque de cajero o giro postal no valido a la Oficina de Reclamos de
Impuestos al comprar una propiedad en la venta. Si esto ocurriera, ese postor no se le permitird ofertar en futuras
ventas y se referira al Fiscal del Condado de Luzerne para enjuiciamiento segun el Cédigo de Delitos de Pensilvania, 18
Pa. C.S.A §4105, lo que podria llevar a una CONDENA POR UN DELITO DE TERCER GRADO.

5. De acuerdo con la Seccién 601 (d) de la Ley de Venta de Impuestos sobre Bienes Raices, 72 P.S. § 5860.601 (d), los
postores potenciales deben certificar que no se les ha revocado una licencia de arrendador en ningun municipio del
Condado de Luzerne y que no estan actuando como agentes de una persona cuya licencia de arrendador ha sido
revocado

EL PAGO DEL POSTOR EXITOSO DEBE REALIZARSE EL DiA DE LA VENTA Y DEBE REALIZARSE EN EFECTIVO, CHEQUE DE
CAJERO O GIRO POSTAL. En caso de que un postor exitoso no presente el pago completo por cualquier oferta antes de las 4:00
p.m. del 21 de septiembre de 2023, la oferta sera anulada y al postor no se le permitira ofertar en futuras ventas de impuestos
realizadas por la Oficina de Reclamos de Impuestos del Condado de Luzerne.

Los formularios de certificacion estan disponibles en la Oficina de Reclamos de Impuestos o en linea en

www.luzernecountytaxclaim.com. Haga clic en "Venta de Adjudicacion" y "Certificacidn del postor".

IMPORTANTE: Derecho a los ingresos de venta excedentes. Si la propiedad no se redime de la venta publica y usted es el
propietario registrado, entonces tiene derecho a los ingresos de la venta que excedan los impuestos, intereses, multas, costos,
Gravamenes del Commonwealth, Gravamenes Municipales, Gravamenes del Gobierno y Gravamenes Judiciales.

Los intereses se acumulan a una tasa del 9% por afo, al %% cada mes a partir del 1 de febrero de cada afio.

El Condado de Luzerne no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, religién, edad, discapacidad o
estado familiar en el empleo o la prestacion de servicios.



El Centro de Educacion Fisica Scandlon es una instalacién accesible para personas con discapacidades. Por favor,
notifique a esta Oficina de Reclamos de Impuestos si se requieren adaptaciones especiales. La Oficina de Reclamos de
Impuestos puede ser contactada al (570) 825-1512 o por fax al (570) 820-6339, o por TDD (570) 825-1860.

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE LO QUE DEBE HACER, POR FAVOR, PONGASE EN CONTACTO CON LA OFICINA DE
RECLAMOS DE IMPUESTOS AL (570) 825-1512.

Elite Revenue Solutions, LLC
Agente de la Oficina de Reclamos de Impuestos del Condado de Luzerne
Sean P. Shamany, Director

* "Propietario”, la persona cuyo nombre estd registrado en la propiedad por Ultima vez, si estd registrado segun la ley, o,
si no esta registrado segun la ley, la persona cuyo nombre aparece por Gltima vez como propietario registrado en cualquier
escritura o instrumento de transferencia registrado en la oficina del condado designada para el registro, y en todos los demas
casos significa cualquier persona en posesion abierta, pacifica y notoria de la propiedad, como propietario aparente u
propietarios, o el propietario o propietarios reputados en el vecindario de dicha propiedad.

*x El postor exitoso también certifica que no es el propietario de la propiedad, ya que el propietario no tiene derecho a
comprar su propia propiedad de acuerdo con la Seccién 618 de la Ley de Venta de Impuestos sobre Bienes Raices. Un cambio de
nombre o estado comercial no debera afectar el propdsito de esta seccion. A los efectos de esta seccidn, "propietario” significa
cualquier individuo, socio, accionista, fideicomiso, sociedad, sociedad limitada, corporacion o cualquier otra asociacion
empresarial o cualquier fideicomiso, sociedad, sociedad limitada, corporacidn o cualquier otra asociacién empresarial que tenga
a cualquier individuo como parte de la asociacidn empresarial que tenia algin interés de propiedad o derechos en la propiedad.
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1| sale # Municipality Upset Price 3 Results Bidder #
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H
3 |23-0035 iASH LEY BORO WARD 3 1-19NEA -002-017-000 E HUNTEREREMY & 66 FALL ST 3 $8,200.67 H SOLD -$38,000 152
4 |23-0038 3AvocABoRo WARD 1 2-D 125E4-022-008-000 EREVNOLDS MICHAEL 706 MCALPINE ST 3 $10,917.72 3 REMOVED - TAXES PAID
5 |23-00a7 3Avoa.\sono WARD 3 2-D 12N E4-001-003-000 EKIBUI LOUIE YORK AVE 3 $2,955.62 i REMOVED - TAXES PAD
3
6 |23-0048 iA\IO(‘ABORD WARD 3 2-D 12N E4-001-004-000 EKIBUI LOUIE YORK AVE i $2,955.62 §  REMOVED -TAXES PAD
7 |230102  searcreexTwe 4-11151 -002-018-000 E CHISMAR STEPHEN & MARY 527 ADJWOODLAND RD H $1,448.27 H NO BID
8 |23-0120 3 BEAR CREEK TWP 14-K1351 -007-008-000 E HARKINS JAMES & SHARON M ARIE BEAR CREEK BLVD 3 $8,054.95 i SOLD -$8,054.95 1s T
El
9 |23-0087 gaem CREEK TWP 4-H12 -00A0SN-000 EK D LAND LLC& CHILCOTE STEPHEN A BALD MOUNTAIN RD 3 $65,655.88 1§ NO BID
10 | 230118 BEAR CREEKTWP 4-K1351 -005-009-000 E KNECHT VINCE E ETAL BEAR CREEK BLVD H $2,557.45 H NO BID
11 | 230119 3 BEAR CREEK TWP 14-K1351 -005-011-000 E KNECHT VINCENT E BEAR CREEK BLVD 3 $1,906.85 FI Nnoeo i T
3
12 | 23-0093 3 BEAR CREEK TWP 4-11151 -004-288-000 E MOSLEY GERALD & BARBARA MOSLEY LN 3 $1007654  § SOLD -$10,076.54 1
13 | 230082 {BLACK CREEKTWP 3-U552 -005-027-000 Ess GENERAL GREEN LLC 41 LAKE VALLEY DR H $4,226.93 H NO BID
14 | 23-0079 3B|.ACKCREEKTWP 3-U5S1 -006-013-000 EBONIFACID ZELPHAP IROQUOIS CIR 3 $3,759.39 F NOBID i e
E
15 | 23-0084 iauckcnzemwv 3-U556 -001-039-000 EBRUNDPEE RONALD E & ANDREAL TURNBERRY LN 3 $11,42413 NO BID
16 | 23-0062 3 BLACK CREEK TWP 3-T3  -00A-05G-000 E HARKER WALTER E 2024 TOMHICKEN RD 3 $5,247.27 3 SOLD -$5,247.27 69
17 | 23-0060 3 BLACK CREEK TWP 3-53  -00A-10G-000 E HART GEORGE E MAIN ST 3 $5,759.87 : SOLD -85,750.87 —
E
18 | 230078 iBlMK CREEKTWP 3-U551 -002-019-000 EKOSANAM HARI & 30 HURON CIR i $3,493.79 : NO BID
19 | 23-0075 3BU\CKCREEKTWP 3-U454 -001-08A-000 EREINHARTJACKWILSDN SR& ANGELA 10 STAUFFER AVE 3 $11,557.49 3 REMOVED - TAXES PAID
20 | 23-0077 §BI.ACK CREEK TWP 3-U551 -001-005-000 ESORIANO FEM & MANUEL M 2HURON CIR 3 $3,465.16 FI Nnoep i e
3
21 | 23-0064 i BLACK CREEK TWP 3-T351 -002-008-000 E WEITZEL THERESA P PARK ST i $4,893.39 3 SOLD -$4,893.39 24
22 | 230129 3 BUCKTWP 5-K1451 -002-010-000 E WHITEMEN PAUL MARGRUM LN 3 $1,703.31 3 NO BID
23 | 230153 3sunmrwpwmn 1 6-Q853 -001-10N-000 Ezuwm ROBERT 43 JAMEES LN 3 $4,388.40 : NO BID
3
24 | 230151 iﬂuTlERTWPWARD 1 6-0853 -001-101-000 Evas oLGA 41JAMES LN 3 $1,908.31 : NO BID
25 | 230155 iBUTlERTWPWARD 1 6-Q853 -001-188-000 EPANAS OLGA JAMES LN 3 $1,568.10 3 NO BID
26 | 23-0150 3sunmrwpwmn 1 6-Q852 -001-08A-000 ESTEPHANIE ALMEID A PROPERTIES LLC 67 W BUTLERDR 3 $7,621.89 i SOLD -$7,621.89 489
E
27 | 230166 iﬂuTlERTWPWARD 1 6-R8S1 -019-004-000 Erzuzsco FRANKJOHN AND MARILYN L 3 $5,165.41 : NO BID
28230169 {BUTLERTWP WARD 2 6-08511 -004-012-000 Enoms OLIVERY CASTRO MAIANO & DEBBIE DR H $1,943.47 H NO BID
29 |23-0172 3BUTI.ERTWPWARD 2 6-Q859 -003-006-000 Emms OLIVERY CASTRO M AJARO & MINKSPRINGS CT 3 $2,040.19 F Nnoeo i T
| E
30 | 230170 iﬂuTlERTWPWARD 2 6-08511 -004-013-000 EKOTCH JOHN W & BONNIE A 164 DEBBIE DR 3 $2,020.81 : NO BID
31230201 {coNYNGHAM TWP 9-M551 -001-005-000 E STRZALKASTANLEY ETAL LILY AVE H $2,205.44 H NO BID
32230185 {COURTDALE BORO 7-G951 009008000} UREWITCH JOSEPH 252 COURTDALE AVE : $6,958.90 H Noeo & T
| E
33 |23-0253 iDN.lAS TWP 0-E852 -007-005-000 EUM PBELL LESTER E & CECELIAJ 1089 LOWER DEMUNDS RD i $10,326.60 3 SOLD - $21,000 69
34230217 joALasTWP 0-C753 -009-008-000 ECDMISKEV BERNARD WARREN AVE H $1,360.47 H NO BID
35 |230252  joaLas Twe 0£852 006001000 {DAVIS THOMAS L + HANNAH BROOK ST : $624.40 H NosD i T
: E
36 | 23-0216 i DALLAS TWP 0-C753 -008-006-000 EJU BIS SOPHIA HIGGS AVE i $11,897.43 : NO BID
37 | 230243 3DALLAS TWP 1 10-D 854A -006-002-000 EMILLER ROBERT JR & ISABEL 2WASHINGTON ST 3 $12,884.92 3 SOLD -$12,884.92 69
38 | 23-0228 3 DALLAS TWP 0-C9  -T02-107-000 E MORAN JANELLE LYNN 107 VALLEY VIEW TRAILER PARK 3 $872.59 F Nnoeo i T
| E
39 | 23-0259 iDN.lAS TWP % 10-E853 -006-011-000 EPRECONE JOSEPH W & FLORENCE OVERBROOK RD i $2,683.50 3 SOLD - $4,000 69
40 | 23-0258 3DALLAS WP £10-E853 -006-010-000 EPRECDNE JOSEPH W + FLOREN CE 233 OVERBROOK RD 3 $9,437.65 3 SOLD - $50,000 69
41 | 230214 3 DALLAS TWP 0-C7 -T01-031-000 E SANZALONE ANGELA 31 COUNTRY PINE EST 3 $808.46 FI SOLD - $808.46 FraE
:
42 | 230247 3 DALLAS TWP 0-£851 -012-007-000 E SUSQUEHANNAINVESTORS LIMITED POPLAR ST 3 $1,123.93 : NO BID
43 |230250 ipALLASTWP 0-E851 -VARVAR001 E SUSQUEHANNAINVESTORS LTD COUNTY RD H $5,627.86 H SOLD -$5,627.86 17
44 | 23-0283 3 DENNISON TWP 3-N 1052 -002-004-000 E SCHERTZINGERTHELMAD & TANAD E NESCOPECK LN 3 $2,326.27 i SOLD -$27,000 245
E
45 | 23-0287 gummstm ™wp 3-01252 -T01-017-000 Ewm.wws JOHN & TERRY 17 BEECH CREST LN 3 $532.29 : NO BID
46 |230337  {DUPONT BORO 5-E12NE4-006-030-000 Epomwsxl EDMUND R& KALASINSKIKIM | 228 MAIN ST H $1427300 1 SOLD -$14,273.00 210
47 | 230335 3nupomsom 5-£12N £4-002-010-000 EWARuNEK EDWARD J & KENNETH COOLIDGE ST 3 $1,718.35 : NO BID
3
48 | 230291 inunmsono WARD 1 4-D1151 -002-11A-000 ESHIELDS JOYCE 838 COXTON RD i $2,071.61 3 SOLD -$2,071.61 286
49 [230326  DURYEABORO WARD 5 4-D 12NE3-006-006-000 E WARD CATHERINE 810 FLYNN ST H $7,769.87 H SOLD -$18,000 69
50 |23-0431 3 EDWARDSVILLE WARD 1 118-G9S3 -005-10A-000 E GARNETT CHARLES 133 ZERBY AVE 3 $8,646.13 FI SOLD -$32,000 e
| E
51 | 23-0440 i EDWARDSVILLE WARD 3 8-G9S2 012-028-000 EJANCEWICZ THADDEUS T & MARY K 15 HILLSIDE AVE 3 $8,612.51 3 SOLD - $24,000 69
52 | 230441 {EDWARDSWILLE WARD 3 8-G952 -012-056-000 Epemo MARY LOU & EDWARD 31RHILLSIDE AVE H $9,317.64 H SOLD -$18,500 69
53 | 23-0457 3EDWARDSVII.LE WARD 7 118-G952 -015-025-000 EKAUDAI. INVESTMENT CORP 197 GREEN ST 3 $2,868.78 FI Nnoep i e
: E
54 | 23-0364 iexzmz BORO WARD 3 6-E115W 1-006-03A-000 EJUM PERESTHER 322 SUSQUEHANNAAVE i $13,189.38 3 REMOVED - TAXES PAID
55 | 230367 {EXETERBORO WARD 4 6-D10 -T02-031-000 Enesmcou MELISSAJEAN 31MTLOOKOUTTRALERCT $630.56 H NO BID
56 230397 { EXETER BORO WARD 4 6£10 TO1326000  }BIRCHWOOD MHCLLC 326 BIRCHWOOD EST H $1,604.26 : T Y I a—
| E
57 | 230301 gexzmz BORO WARD 4 610 -T01-243-000 Enu RNEY LEE TERRI 243 BIRCHWOOD EST 3 $2,123.47 : NO BID
58 |230381  EXETERBORO WARD 4 116€10 -00A015-228 Ecmum ERS SARAH ANN 233 BIRCHWOOD EST H $1,368.06 H NO BID
59 | 23-0398 sEXETEREDRO WARD 4 6-£10 -T01-329-000 EDACRI JOSEPH & JULIE 329 BIRCHWOOD ESTATES 3 $936.71 F Nnoso i T
| E
60 | 230304 gexzmz BORO WARD 4 116€10 -T01-302-000 EELECTRIC CITY HOMES 302 BIRCHWOOD EST 3 $750.88 : NO BID
61230372 {EXETERBORO WARD 4 116£10 -00A015-036 Em.vo GERALD 224 FOURTH ST H $1,988.03 H NO BID
62 | 23-0374 sEXETEREDRO WARD 4 6-£10 -00A-015-059 EGOELE ANN 280 BIRCHWOOD EST 3 $1,007.57 F Nnoso i T
3
63 | 230302 gexzmz BORO WARD 4 6E10 -T01-259-000 EGOBLE ANN Y & 259 BIRCHWOOD EST 3 $747.81 : NO BID
64230383 {EXETERBORO WARD 4 610 -00A015-297 Eueu RAYMOND & DAUBERT DENISE 309 BIRCHWOOD EST H $1,555.75 H NO BID
65 | 23-0393 3EXETEREDRO WARD 4 6-E10 -T01-263-000 Exunmo JEROME 263 BIRCHWOOD ESTATES 3 $795.04 i NO BID
3
66 | 23-0384 iexzmz BORO WARD 4 6-E10 -00A-015-366 Emcz DAVID 231 BIRCHWOOD ESTATES i $2,507.09 : NO BID
67230387 {EXETERBORO WARD 4 610 -T01-134-000 EPADOL NANCY 134 BIRCHWOOD EST H $1,940.63 H NO BID
68 | 23-0373 3EXETEREDRO WARD 4 6-10 -00A015-047 EPARKER SCOTT 229 BIRCHWOOD EST 3 $1,250.45 : NO BID
3
69 | 230370 gexzmz BORO WARD 4 610 -00A015-009 Evmcz THOMAS 171 BIRCHWOOD EST 3 $1,680.77 : NO BID
70 |23:0379 1 EXETERBORO WARD 4 610 -00A015-178 Emv TIMOTHY 402 BIRCHWOOD EST H $1,059.23 H NO BID
71 | 23-0399 sEXETEREDRO WARD 4 1 16-E1052 -000-VAR-000 ERU CKNO GEO L INC ANTHRACITE ST 3 $7,761.51 FI Nnoep i e
: E
72 | 230402 3 EXETER BORO WARD 4 6-£1052 -006-001-000 E RUCKNO INC GEORGE L WASHINGTON ST 3 s15147.27 NO BID
73230369 {EXETERBORO WARD 4 6-D10 -T02-090-000 Ewm BRIAN | 90 MTLOOKOUT TRALERCT 1 $1,388.55 H NO BID
74 | 230386 sEXETEREDRO WARD 4 116-€10 -00A-12A067 Ezu PANCIC WILLIAM J IR & JOYCE 250 BIRCHWOOD EST 3 $985.33 : Noeo i
| E
75 | 23-0419 i EXETERTWP 7-B10S3 -001-02V-000 E HECK JOYCE REDMOND SUTTON CREEK RD 3 $7,298.89 3 SOLD - $24,000 69
76 |230420  jexeTERTWP 7-81152 -001-030-000 E LYNOTT ELIZABETH SULLIVAN TRL H s11.48761 ] NO BID
77 | 230018 3 EXETERTWP 7-81051 -010-002-000 E MCNULTY RAYMOND W & JENNIFER RHOLAND RD/PAPER RD 3 $1,784.85 i Nnoeo i T
| E
78 | 23-0460 3 FARMOUNT TWP 9F2 -00A17A000 E OHARAWALTER C & TAMRE L 694 STATE ROUTE 118 3 $5,912.90 ? SOLD -$5,912.90
79 |23:0478  {FARVIEW TWP 1 20-K1053 -002-004-000 E HILENSKI LAWREN CE & BARBARA 19 CHESTNUT ST H $15285.08 1 No BID 314
80 | 23-0497 3Fomv FORT BORO WARD 3 l-FIDNWS-Ool-OU-ODDE CROSSMON DAVID C 1854 MURRAY ST 3 $12,142.85 i SOLD -$86,000 308
: E
81 | 230408 iromv FORT BORO WARD 3§ 21-F105W1-005-006-000 ESMITH JAMES N & DAVID 1603 WYOMING AVE 3 $1433026  § SOLD -$39,000 69
82 |23.0555  {FOSTERTWP 123-Q1151-009-010-000 Enesmesm SCOTT A BROOKSIDE DR H $1,248.47 H NO BID
83 |23-0578 3FOSTERTWP 3-Q1158 -011-004-000 ECAM PBELL MATTHEW 20 GAIL DR 3 $10,736.80 FI SOLD -$10,736.80 YT
:
84 | 230567 irosmnwv 3-Q1156 014-016-000 Ecnosm CAROL E HOLIDAY DR 3 $1,600.54 : NO BID
85 | 23-0556 3 FOSTERTWP 3-Q1151 -010-009-000 E GREGORY JOHN R & LORETTA 12 FOXRUN DR 3 $3,870.87 3 SOLD -$3,870.87 245
86 | 23-0577 aFOSTERTWP 3-Q1158 -009-016-000 Emvmo WILLIAM & LINDA EPRESCOTT RD 3 $1,244.47 i SOLD -$1,244.47 io310
T - = e
87 | 230596  {FOSTERTWP % 23-R9NE1 -008-003-000 E KUZMAANDREW ETAL £ 524 GREEN ST $4,551.68 3 SOLD -$42,000 H 82
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88 | 23-0568 1FOSTERTWP % 23-Q1156 -015-005-000 ElISZKAMARK& EWELINA EWOODHAVEN DR $1,138.96 NO BID
|— e
89 | 23-0579 3 FOSTERTWP 3-Q12 -00A-011-014 E LOUGHERY PATRICK M E 14 LADNERS ACRES 3 $704.67 H NO BID
90 | 23-0572 amsmuwp 3-Q1158 -003-008-000 EMDRSH ALL ALAN EPRESCOTT RD 3 $1,244.47 3 NO BID
—] - 1 e
91 | 23-0565 arosmnwp 3-Q1156 -008-011-000 Emmor BAYSHORE LLC EWOODHAVEN DR 3 $1,244.47 H SOLD -$1,244.47 310
|— e
92 | 23-0594 3 FOSTERTWP 3-R1151 -001-009-000 E PIETRZYK EMILIA E POLONIACT 3 $5,002.06 H SOLD -$5,002.06 245
93 | 230554 3 FOSTERTWP 3-Q1151 -008-020-000 E STRUBECK SONIAC LINDIAN DR 3 $1,158.96 3 SOLD -$1,158.96 310
—] - 1 e
94 | 23-0570 arosmnwp 3-Q1157 -007-006-000 Emwusmn MARKT EHOLIDAVDR 3 $1,690.54 H NO BID
H
95 | 23-0607 ;mw KLIN TWP 4-89  -00A07N-000 ESCHDOLEVDDAM &USINET E 26200 3 $3,721.92 ; NO BID
96 | 23-0507 aFREElAND BORO WARD 1 2-RONE2 -012-04B-000 EPGAINCORPORATED £ ADJPUBLICRD 3 $31,055.05 3 NO BID
—] - 1 e
97 | 23-0511 §FREElAND BORO WARD 2 2-Q9SE3 009-08A-000 EBEAM RONALD §103 0AKST 3 $7,975.75 H SOLD -$34,000 25
|— e 2
98 | 23-0528 i FREELAND BORO WARD 3 2-Q9SE4 -T01-022-000 E COPELAND DAVID J & E 22 807 SCHW ABE ST i $1,493.59 3 JupiciAL H
99 | 23-0527 aFREEI.AND BORO WARD 3 £ 22-Q9SE4 -T01-014-000 EKOCKIE ROBERT 14 HAWK HILLS CT j $1,218.78 i NosD i T
: E
100] 23-0547 irnzelmn BORO WARD 6 2-RIN E2 -017-008-000 ElEBRON STEVEN 442 CENTER ST i $15,297.06 3 SOLD - $46,000 69
101230637 {HANOVERTWP WARD 2 5-195E1 -014-028-000 EJOH NSON GERTRUDE 24 COLUMBIAAVE H $6,680.90 H SOLD -$21,000 319
102 23-0654 3 HANOVER TWP WARD 4 519N W 2 -005-021-000 E MORENAESCUTIAVALENTIN 4 LUZERNE ST j $7,755.66 i NosD i T
i E
103} 23-0682 i HANOVER TWP WARD 5 5-I9N W 4 -12A-04A-000 E SHAFFER STANLEY RJR SAN SOUCI PKWY 3 $1,097.09 3 SOLD -$1,097.09 314
104 23-0674 3HANOVER TWP WARD 5 £ 2541852 -009-011-000 ETHDMAS WAYNE 41RUTTERST 3 $1,929.76 3 NO BID
105 | 23-0665 3HANOVER TWP WARD 5 5-18N E2 -007-040-000 Ewnowm( NELLIE 565 SHAWNEE ST 3 $9,669.66 i SOLD -$45,000 60 |
: E
106 23-0694 iuxwovzk TWP WARD 6 125852 -001-013-000 Ezvms NELSON & M ARG ARET 2622 MAN ST 3 $8,190.27 ? SOLD -$8,190.27 69
107]23.0702  {HANOVERTWP WARD 6 1 25-1852A-002-011-000 Esommou JOSEPH & DEBORAH 40 TANYADR H $2063273 1 SOLD -$33,000 201
108 23-0695 3HANOVER TWP WARD 6 5-1852 -004-006-000 Enwms DEBORAA & BERRY RAY L JR HARRISON ST j $2,151.88 i NosD i T
3
109 23-0708 iHANOVERTWPWARD 7 518N E2 -019-020-000 EMESH THADDEWUS & BERNADINE 317 LYNDWOOD AVE 3 $19,081.17 §  BIDDERFORFEI -OFF 7O
110|23-2816 3HARVEVS LAKE BORO 4-C651 -001-10A-000 EEBBECKE FREDERICK KITCHEN AVE 3 $909.01 3 NO BID
111] 23-2817 3n/.wvsvs LAKE BORO 4-C651 -001-10B-000 Esssm(s FRED ERICK KITCHEN AVE j $909.01 i NO BID
3
112|23-2832 iHARVEVS LAKE BORO 174-C657 -001-005-078 Enwnz TIMOTHY JAMES 416 SMITH ST 3 $1,553.59 : NO BID
113|23-2833 3HARVEVS LAKE BORO 4-C657 -001-005-112 EGMLNSHER DESIREE TARISE 307 LARKLN 3 $801.28 3 NO BID
114] 23-2834 3n/.wvsvs LAKE BORO 4-C657 -002-019-000 EPUTERBAUGH MABEL E ESTATE GROVE ST j $765.99 i NO BID
3
115]23-2831 iHARVEVS LAKE BORO 4-C657 -001-005-029 EROBINSON TERRY 206 EAGLE LN 3 $2,130.42 : NO BID
116 23-2824 3 HARVEYS LAKE BORO 4-C6511 -001-003-000 E SGARLAT CAROL SGARLAT AVE 3 $3,297.90 3 REMOVED - TAXES PAID
117 23-2826 3n/.wvsvs LAKE BORO £ 74-C6511 -001-025-000 ESGARLAT CAROL SGARLAT AVE 3 $21,494.47 i SOLD -$21,494.47 s
: E
118|23-0728 iHAllETWPWARD 1 6-57  -T02-002-000 EARISMENDYSANTANA 310 HOLLY LYNN DR 3 $2,944.50 : NO BID
119 23-0745 3HAZLETWPWARD 1 6-5856 -009-010-000 EGENEROSE MARY JOSEPHINE 57 MAIN ST 3 $5,943.24 3 BIDDER FORFEIT - OFF TO
120]23-0729 3 HAZLE TWP WARD 1 1267 -T02-018-000 E MANZUETA M ARIE 147 HOLLY LYNN DR j $2,267.91 i NosD i T
i E
121]23-0761 iHAllE TWP WARD 1 6-U552 -006-006-000 ENAVARRAMLEEN v LAKE VALLEY DR 3 $2,918.52 : NO BID
122 23-0737 3HAZLE TWP WARD 1 6-5852 -002-009-000 ETHOMAS ELAINE MARY HARLEIGH BLVD 3 $4,540.86 3 SOLD -$4,540.86 175
123|23-0734 3 HAZLE TWP WARD 1 6-5752 -001-08E-000 E YANAC AMANDAL RR4 BOX 4024 3 $9,580.25 i SOLD -$27,000 R
: E
124] 230835 gumnwpwmn 2 6-U5513 001-262-000 Emesmlsnun AUGUST RAM O & JOANNE BUTTERNUT LN 3 $4,122.44 : NO BID
125) 23-0821 3HAZLE TWP WARD 2 £ 26-U5510 012419000 EADAMS MATTHEW C & CORIE LAUREL VLY 3 $3,065.59 3 NO BID
126 23-0842 3n/m£ TWP WARD 2 6-U5514 -001-028-000 EAMII. SYLBERT WHITE OAKLN j $4,074.72 i NosD i T
i E
127 23-0828 iHAllE TWP WARD 2 £ 26-U5512 -001-155-000 EBNVI IDELE GBOLAHAN BUTTONBUSH LN 3 $6,031.02 : NO BID
128 23-0897 3HAZLE TWP WARD 2 £26-U557 010-015-000 EBILINSKI EMIL AR 234 CROW ST 3 $3,692.77 3 NO BID
129 23-0829 3n/m£ TWP WARD 2 6-U5512 -001-176-000 Emonmnouo AND ELIZABETH ESPICE BUSH DR j $4,156.98 i NosD i T
T . e
130|23-0913 iHAZlETWPWARD 2 6-U7 -T03-100-000 EBLUMMERAL[EN §34£WESYGATE DR 3 $1,686.76 H JDICAL H
; H :
131] 230898 3 HAZLE TWP WARD 2 6-U558 -001-012-000 E BRAIDO JOHN W E 12 TURNBERRY LN 3 $3,200.85 H NO BID H
132 23-0899 §HAZLE TWP WARD 2 6-U5S8 -001-013-000 Enmno JOHN W & BEVERLY A 481 TURNBERRY LN ; $25,359.24 3 SOLD -$235,000 Poass
' : :
133] 230817 ;HAZLE TWP WARD 2 6-U5510 -003-268-000 Euuu LIS RAYMOND § & CORAZON B ELAUREL VALLEY DR ; $3,997.41 H NoBiD H
; H :
134] 230896 SHAZLE TWP WARD 2 6-U557 -010-004-000 ECARINO LEO & MARITES Ezza CHIPPEWADR 3 $2,060.18 H NO BID H
135] 23-0811 ;HAZ[ETWPWARD 2 6-U 5510 -001-020-000 EcAsmo ABRAHAM AND NOEMIT :MOUNTAIN LAUREL DR ; $4,549.56 3 NO BID H
' : :
136 23-0810 ; HAZLE TWP WARD 2 6-U'5510 -001-006-000 E CHEN YAXIN ‘Eslu(v WILLOW DR ; $3,624.99 H NO BID H
; H :
137] 230844 3 HAZLE TWP WARD 2 6-U5514 -001-177-000 E CRUZ DAVIARYS A E MAPLE LN 3 $3,816.03 H NO BID H
138] 23-0867 ;HAZ[ETWPWARD 2 6-U 5515 -001-539-000 Enmz JOSE AAND ZINAB CHRISTINE £ BLACK WALNUT DRIVE ; $4,647.54 3 NO BID i
' : :
139] 23-0860 ;HAZLE TWP WARD 2 6-U5515 -001-317-000 EDILME ADRIA & LEOSAND RO £BLUE SPRUCE DR ; $3,641.82 H NoBiD H
; H :
140] 230841 aHAZlETWPWARD 2 6-U5514 001-027-000 EDIZON JULIUS & KIM Ewmrz OAKLN 3 $3,461.94 H NO BID H
141] 23-0772 ;HAZ[ETWPWARD 2 6-T551 -001-188-000 EESGUERRANOEL & JOSEPHINE £BROAD MT DRIVE ; $1,677.31 3 NO BID i
' : :
142 23-0874 aHAZlE TWP WARD 2 6-U5S2 -009-007-000 Ermmno PAUL ALLEN & ELLEN R EE CALUMET DR ; $3,327.94 H NO BID H
; H :
143] 230769 aHAZlETWPWARD 2 6-T551 -001-114-000 EFAIUTMSANAFRANK& CATHERINE V EGREEN MTDR 3 $1,026.90 H NO BID H
144 23-0886 ;HAZ[E TWP WARD 2 6-USS5 -008-012-000 EGARCIA RHODORA& WILLIAM EPINE VALLEY LN ; $3,845.54 3 NO BID H
' : :
145 23-0877 aHAZlE TWP WARD 2 6-US5S3 -005-019-000 EGIBALDI JOSEPH EM USKEGON CIR ; $4,482.29 H NO BID H
; H :
146 | 230859 3 HAZLE TWP WARD 2 6-U5515 -001-290-000 E GONZALES GERALD B & KATHLEEN AYAP E CRANBERRY LN 3 $4,102.44 H NO BID H
147 23-0840 ; HAZLE TWP WARD 2 6-U 5513 -001-390-000 E HONG YOO JEONG S HONEYSUCKLE DR ; $4,506.27 3 NO BID i
' : :
148 23-0846 ; HAZLE TWP WARD 2 6-U5514 -001-185-000 E IKIARA SOSPETER KARAN | ‘\_: HICKORY LN ; $4,100.44 H NO BID H
; H :
149] 230853 3 HAZLE TWP WARD 2 6-U5514 001-408-000 EJAVE LUIS A& YEFRY Z E CASHAW DR 3 $2,945.49 H NO BID H
150] 230778 ;HAZ[ETWPWARD 2 6-T551 -001-558-000 EJIANG HONGXIN AND FENG YAPING :MOUNTNN VIEW DR ; $5,324.56 3 NO BID H
' : :
151]23-0786 ; HAZLE TWP WARD 2 6-T552 -001-308-000 E KELLEHER ELIZABETH ‘\_.' ; $3,796.84 H NO BID H
; H :
152| 230906 SHAZLE TWP WARD 2 6-U558 -008-030-000 EKELI.ER MARC J & KAREN G EUNAMI CR 3 $3,874.12 H NO BID H
153 23-0826 ; HAZLE TWP WARD 2 6-U5512 -001-026-000 E LAMBUJON ALMABONITAD £ SPICE BUSH LN ; $3,728.31 3 NO BID H
' : :
154 23-0907 aHAZlETWPWARD 2 6-U5S9 -001-035-000 EUWI PONG GEORINDA ‘ETURNBERRVLN ; $5,659.59 H NO BID H
; H :
155] 230838 aHAZlETWPWARD 2 6-U5513 001-372-000 ELEDDVTHOMAS ELOT 372 THE VISTAS 3 $4,913.97 H NO BID H
156 | 23-0839 ;uxmnwpwmn 2 6-U5513 -001-373-000 ElEDDVTHOMAS $LOT 373 THE VISTAS ; $4,722.98 3 NO BID H
' : :
157 23-0814 aHAZlETWPWARD 2 6-U5510 -001-078-000 EMMINGASN‘SENIA& ‘EELDERBERRV LN ; $5,162.15 H NO BID H
; H :
158] 230881 SHAZLE TWP WARD 2 6-U554 -006-026-000 EM»RQU EZVIRGO L & ANGELITO B EGREEN BRIARLN 3 $3,061.74 H NO BID H
159 23-0788 ;HAZ[E TWP WARD 2 6-T552 -001-381-000 EMARTIN EZ CASIANO Z & MARY LOREDEL 3 ; $3,558.21 3 NO BID H
' : :
160 | 23-0887 aHAZlE TWP WARD 2 6-US5S5 -010-008-000 EMAYIAS BENJAMIN & ANA EINVERN ESS LN ; $3,338.62 H NO BID H
; H :
161] 230783 3 HAZLE TWP WARD 2 6-T552 -001-176-000 E MBURO GEORGE O E 3 $4,064.24 H NO BID H
162 23-0863 ; HAZLE TWP WARD 2 6-U5515 -001-353-000 E MCELWEE JOHN S HONEYSUCKLE DR ; $3,624.99 3 NO BID H
' : :
163 23-0864 ; HAZLE TWP WARD 2 6-U5515 -001-369-000 E MCELWEE JOHN ‘\_: HONEYSUCKLE DR ; $3,624.99 H NO BID H
; H :
164 230774 SHAZLE TWP WARD 2 6-T551 -001-363-000 EMCELWEE JOHN & DONNA ENARROWLEAF 3 $4,150.18 H NO BID H
165 23-0833 ; HAZLE TWP WARD 2 6-U5513 -001-102-000 E MCKEOWN JAMES AND STEPHANIE EMAPLELN ; $4,598.90 3 NO BID H
' : :
166 23-0852 gumnwpwmn 2 6-U5514 001-367-000 EMENDEVIL JENNIFER LEG ASPI EVIRGINAPINE & MAPLE LN ; $4,313.37 H NoBiD H
; H :
167| 230871 aHAZlETWPWARD 2 6-U552 -007-008-000 EMENDOZAPH ILIP M & MARITONNE ESEMINDI.E CR 3 $3,434.09 H NO BID H
168 23-0762 ;HAZ[ETWPWARD 2 6-58510A-010-001-000 EMONTONEVINCENT § NORTHWEST CORNER ; $5,190.82 3 NO BID H
' : :
169] 23-0795 ; HAZLE TWP WARD 2 6-T7SE1 -001-008-000 E MORANAROBERT A& RICHARD J £198 FOREST LN ; $7,196.33 H SOLD -$16,500 Po308
; H :
170] 23-07% SHAZLE TWP WARD 2 6-T7SE1 -001-01A-000 EMORANARDB(RT A& RICHARD J Exss FOREST LN 3 $2,684.19 H SOLD -$2,684.19 io308
171] 23-0910 ;HAZ[ETWPWARD 2 6-U6S1 -003-006-000 EMOTORFULTON SFRONT ST ; $4,603.84 3 NO BID !
' : :
172| 23-0011 ; HAZLE TWP WARD 2 6-U651 -003-007-000 E MOTORFULTON EFRONTST ; $4,768.82 H NO BID i
; H :
173| 230012 3 HAZLE TWP WARD 2 6-U651 -003-06A-000 E MOTORFULTON E BACK ST 3 $3,447.50 H NO BID H
174] 23-0890 ;HAZ[E TWP WARD 2 6-U556 -002-001-000 EMROIOSKI JAMES M & DORISH KATHLEEN ;398 EH TURNBERRY LN ; $5,676.05 3 NO BID H
' : :
175230773  JHAZLE TWP WARD 2 6-T551 -001-349-000 Emumu\mczs & JASON J ‘EBLUE MOUNTAIN DRN $7,002.86 H NO BID H
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H I !
| 5
I £ NO BID
I c I > RE RD $4,417.43 :
i ASHMO H 08D
| $26T951 001011000 MUNOZ ROASAGRARIO A H i 261293} N
8 :HAZLE TWP WARD 2 26-1 :MUSKEGON CIR o NO BID
176 | 23-080¢ 53 005007000 ENGUGI MARY & HENRY il $4,045.09 H I
230876 {HAZLE TWP WARD 2 6-US5: £ MOUNTAINS VIEW DR i : NoED
—177 6-T5S1 -001-665-000 E NIU XINLI L 3 $4,999.90 H
80 I HAZLE TWP WARD 2 3 S HICKORY LANE H ToTS
178 | 23-07: 01-082-000 EoLm[ PHILMER & ELSA B $4,122.48 ;
7751 2 IHAZLE TWP WARD 2 6-U5513 -0 UIN P GLEN EAGLES DR 3 " NO BID
17| 2e 08 3 010-023-000 EQSTREA BRIGITTE LIENU L & JOAQ! H $4,436.59 H e
80| 230883 iHAzLE TWP WARD 2 6-USS4 EALDEN LN 3 2 NO BID
180 | 23-0¢ D2 6-U5514 -001-256-000 EPANGﬁNlBAN JOELM g 3 $3,393.85 a
— AR - £
_181 2084 QHAM Bt 1-118-000 Emuso CELIAALCID AND NICOLAS DIAZ H 103056 H NO BID
0782 { HAZLE TWP WARD 2 €752 001 215 BEAVER BROOK RD 3 3 3 o
182] 23 2 6-V7S2 -002-06A-000 Evoon LUCILLA ' p 3 sa052.88 H o
T WARD ) FALDEN L H
183] 230922 aumz wp 65514 001260000} RACRAQUIN LEONILAG. ROM EO pAL 3 P YT NO BID
m WP WARD 2 - i 4 H
_184 0850 3 neeT 2 -001-439-000 E RAWLINS TERESITA& GUY i 172697 ; NO BID
230790} HAZLE TWP WARD 2 6-T5S: & TURNBERRY LN a 5 NO BID
185 USS5 012003000 | RICO FERDINAND ' : seimas f N
B 9 {HAZLE TWP WARD 2 6-1 EBUTTERNUT LN F TR
186 [ 23088 13001263000 {ROCCAPATRICK L & ELIANE i $3,74058 1
0w HAZLE TWP WARD 2 6-USS v EBUTTONBUSH LN i H NG BiD
187| 230836} 01204000 EWQUE HERMIE M & FEDERICO £ sazan 3
168230856 JHazLE TP WaRD 2 phcishs AMERLY jsessarmas LN : - i NO BID
-198-000 : SABALL, : 3,494.87 H e
I 7 {HAZLE TWP WARD 2 6-U5514 -001-19 } £ 174 KICKAPOO DR i s H NO BiD
189 23084 007.001.000 Es“ms"gaww & EUNICE i $4,102.44 H
750 4 HAZLE TWP WARD 2 6-U5S7 £ LAUREL VALLEY RD i . H T
190] 230800 10 002241.000 Esmmusmnm HIRALDO £ EYCT
o1l 16 1 HAZLE TWP WARD 2 6-USS: RO M :MOUNTAIN VIEW DR 3 o NO BID
onfasosie 6T551 001561000 I SUAREZ ESTRELLA'S & ALEIAND| H 1 sasi218 | s
=1 PWARD 2 g i 3
2|z a AT 2 .001-246-000 E SY CESARB & LETICIAC AND H o024 H NO BID
193] 23.0785  §Hazee wp waro 2 6-T55: & BAYTREE CIRCLE i i NO BID
_193 0 3 514 -001-113-000 EYAM BAALVIN & SHAH E $3,692.77 H
23-0843 HAZLE TWP WARD 2 6-U 5! ' H NO BiD
— TS52 001378000 {TAN CESAR AND MARA £ i sag1852 |} N
[To5 ] 7 {HAZLE TWP WARD 2 6- & ELDERBERRY LN F NOBID :
19525078 12 -001-018-000 ETORRMBAMMVIN MISAEL & $5,569.60 H 5
(796 | HAZLE TWP WARD 2 6-USS: ETH O £ ELDERBERRY LN 3 e NO BID 1
19| 230825 1122000 | TRNIDAD ALBERTO AAND ELIZAB | YR i
230815  }HAZLE TWP WARD 2 6-U 5510 -00: & SASSAFRAS LN a " 2 NO BID ¥
i U5514-001-199-000 £ VO JONATHAN ; : saosarz | i o
8 {HAZLE TWP WARD 2 6-l £ TURNBERRY LN F TR ¥
198 23.084 8 006025000 | VULPE CORNELIU T & DANA H $3,686.84 1 2
HAZLE TWP WARD 2 6-USS! IE E ZHAWKMOUNTAN DR 3 H T .
_199 230%05 a 1-391-000 E WRIGHT MELVIN M JRAND MARI H $4,787.88 ;
200f230776 _{HAzLE TWP WaRD 2 o INVESTMENTS 244 CORN SiLK aie : - H SOLD -$3,122.96 69
00 fZELANO : 3,122.96 H e
E 02 }HAZLE TWP WARD 2 U558 0020240 E 103 CRYSTAL RIDGE CT 3 $: s NG
201 2309 52 -002011:000 { ZILLER MICHAEL & MICHELLE i $3,07.06  :
202] 230914 anmnwpwmn 2 6-U7 — EEJUNIPEksT 3 ; SOLD - $40,000 141
- 20-01A.000 { PERALT. $5,272.07
[203| 232082 §HazLeTON CTY waRD 2 1-T8SW 34-020-0: E 332 E CHAPEL ST a 2 BIDDER FORFEIT - OFF TO
i 5W34.015-114000 { BERRY CYNTHIA TRUSTEE ; soaamar | 1
2096 {HAZLETON CITY WARD 3 e £35 DAVID RD i H SOLD - $22,600.09 25
0] 1-UBNW44-001-035-000% FELIZ SANTO POLANCO i i s2e0000
205232120 {HALETON CITY WaRD - 10 GAVRIL & GEORGE BOROS §353 W BRoD T i NO 8D
2:000 £ SIMUT 9,721.54
206 | 134 JHAZLETON CITY WARD 8 1-T8SW 13-011-00: E € 1618 REAR JAMIES ST 3 s 2 SOLD -$35,000 192
206 | 23-213 wuozumNDoE MIZENKO JEREMY & STEPHAN i $6,805.69 H I
2770 jHaLEoN T waD 11 {71TeN ICOLETTE (SERITSKY) £765 MCNARST i H SOLD -$21,000 14
X 2021-000 {KOIS N 2 $7,990.26
[205| 232187 iHAZLETON CITY waRD 12 1-T7NE33.00: 3 TS i I
—208 = 7N E33-002-21A-000 EKOIS NICOLETTE (SERITSKY) H $8,792.05 ;
209232188 §HAzlETON CITY WARD 12 1T: STEBAN A Ewu PEACE ST 3 < SOLD - $29,000 145
) 5-000 ;SOSAE! 2 5,162.81 H —
210] 23-2181 §HAZLETON CITY WARD 12 1-T7N E22-003-00! E 6 OHN & BRDGETT £836 N LEE CT 3 3! ; OIS T 726
-004-000 ; AGNELI L $7,444.96
211[ 232232 {HAZLETON GTY WARD 13 1-T8NW13-011. i — £772 SEYBERT ST i : oI5 55000 69
2-007-000 ; OVIEDO ARG 5,200.46
212] 232234 aHAZlETON CITY WARD 13 1-T8N W 24-012-00] E T 5540 REAR HARRISON ST a s 2 S ——
| - -02A-000 ¢ MORBAN : $9,715.05 H SE—
213232249 aHAZlETON CITY WARD 14 1-TBNE44-015- E oKy EDWARD F & ELEAVOR M £ 530 HARRISON ST 3 ; ENTOVED RS
|} 05000 FNOVI : $8,433.82
214232205 {HALETON TV WaRD 14 LTenEaais0 : KY ELEANOR §532 HARISON ST i H SOLD -$25,000 1
000 & NOWITS! 3,263.65
[275] 222207 {HASLETON cITy WA 14 it AURY RMEDINA £ 146 BERN ER AVE H $ H SOLD -$26,000 280
| X 4-010-000; ARIAS L, 2 $3,014.74 H —
216] 23-2284 aHAZlETON CITY WARD 15 1-USN W 42-00¢ °E e £ 144 BERNER AVE 3 ; B s
4-10B-000 ARIAS L, ) $9,297.28 2
217]232285  {HAZLETON CITY WARD 15 1-UBN W 42-00: 0} ——— fa98 s ceomnsT i i TS —
1-013-000¢ GALLAG 6,648.44 A
218232286 aHAZlETON CITY WARD 15 1-U8N W43-001-0: OE osEPH ER E347 THIRWELL AVE 3 s 2 SOLD - §16,000 Y
| X 2-008-000; LENGEN : $1091238 % H ——
219 23-2278 aHAZlETON CITY WARD 15 1-UBN W 34-00; °E NIV TTITTT £ 14 ROCKST i ; . —
025000 f KIZER i $8,592.09 i
20| 230937 JHUGHESTOWN BORD s ; NNELL LOUISEM £181ROCKDR 3 H SOLD -$70,000 T
— 18-000 ;MCDO 13,501.86
221[230%45  HUGHESTOWN 50RO B E GH GRACE + ELLEN 138 ROCK ST P : SOLD -$54,000 69
| -039-000 ¢ MCHU : 1465815 1 ——
22|250942 {HUGHESTOWN 80RO S E GH JOHN £190 ROCK ST P ¢ ; SOLD -$26,000 136
5-000 ; MCHU L 9,809.64
[223] 23.0903 {HUGHESTOWN BORO 8-£12NW4-003-015-000 £ 305 PARSONAGE ST H $ H NO BiD
223_ 2 8D uswa—wgmsouoE OLIVER M ARIE 3 3 $2,87272 H
224] 23-0930 3 HUGHESTOWN BORO - KWAYNED E CENTERST o SOLD - §7,818.35 69
00 ; QUICI + 7,818.35 H e
30947 ; HUGHESTOWN BORO S EIZNWA0110040 E £142 OLD TAVERN DR 3 $: : NOED
225) 2 514 D0A1IE000 Em)oNNVJAM ES ) 3 $35,997.40 H
6] 23-0960 anumocKva § ROARING BROOK DR H T
224 H5 -00AISCO00 | CROOP STANLEY i NG
230954 HUNLOCKTWP 94 ESWAVP RD ! NO BID
227 H5 -0A15H-000 E CROOP STANLEY : 3 $4,767.88 H ——
30955 {HUNLOCKTWP o & STATE ROUTE 11 : NoED
—228 z 9-1651 -001-015-000 E CROOP STANLEY i 3 $3,200.88 H
229|23.0088  {HUNLOCKTWP . STAnLEvC £SORBERTOWN RD : NO BiD
| 00 CrROOP 9,376.68
0973 IHUNLOCKTWP 91552 004 05A0 E {HUNLOCK GARDENS 3 $ 3 TR
230] 23 51651 002:007000 | GEORGE ORVAL R ' : ssazor : N
0985 }HUNLOCKTWP & % GARDEN DR t NO BID
23123 5651 002044000 § GEORGE ORVAL R i { suanss i
32| 230986 anumocKva - 371 ROUTE 11 £ SOLD - §30,000 69
_2 9-06  -00A-05A-000 E GRAY GARY E : 3 $9,612.25 H
0979 {HUNLOCKTWP £1355 MAIN RD H NO BiD
o 45 00A22M-000  }HARTMAN ROBERT C ; : se76 N
969 {HUNLOCKTWP - £ ADJFRED CROOP 3 oD
234 23-0¢ 516 001001000 EKOONS BERTHAEST g 3 $5,965.75 a
B3 CKTWP - KOLBLN < - .20 69
235] 23006 {HUNLO 00AZ8R000 £ KRAMIER DAVID & MARY E. £ T SOLD -$12,559,
236] 23-0971 §H UNLOCKTWP 95 s E1755 MAN RD - i —
00 ;STI 2 5,858. —
[237| 230065 iHuNLOCKTWP 945 -00AS51M -0 E £OLD TIOGATPKE 3 $ H NOBID :
Zrfzo 04151 001010000 {HOWELL JASON J i $9,068.86 | i
238 23005 JHUNTINGTON TwP : KEDWARD J & §264 TOWN HILL RD H NO BID }
7000  FHUDAC 5,428.87 A
239 HUNTINGTON TWP oz sonorron | NES 11367 OLD TIOGATPKE i s : SOLD -$11,500 FY
239230993 0A020-000 E LOVETT STANLEY W & CATHERI H YT i X i o
10989 I HUNTINGTON TWP 041 -0 £ WATERTON RD i : NO B :
0] M2 004012000  }POLLICK ALFRED i 3 $476187 3§ :
[247]| 231007 {HUNTINGTON TWP 0- £13 0LD KOONS RD i NO BID |
241 234 & OOAOS5000 Espu(}oHN Pl ' 3 $6,909.66 ;
[222]23.0994  iHUNTINGTON TWP 0 LLE EHIGHBRIDGE RD 3 NO BID
242|230 “00A528.000 Esumm RICHARD & MICHE : $14,629.12 H I
3231000 fHuNTINGTON TWP 03 TG i H o
el 3£1151-003.014-000 { BURKE JOHN : s17590 |
1019 {JENKINS TWP & E EREARMAIN ST i SOLD - £37,000 69
244] 23+ 3-F1151 -06A-16A-000 E DUDECK GERALD & ROSALI ; — 3 $10236.63 :
I NS TWP 8 5RUTLEDG “BANKRUPTCY
i jenns 151-005-021:000 {HUGHES HENRY & CHARLOTTE i sistoass  §  REMOVED -BAN 1
246231036 1 ENKINS TWP 3-F1: YT £156 S HIGHLAND DR i i 615 ~£35,000 36
| 07-000 } STUCH 2 $17,014.64
247|310 Lenians Twe 3 F1s5A 0030 E ACIOHN R 1l 268 FREDERCKST i o SOLD 50,000 69
7000 FDEMCH 18,719.16
[248| 231053 1 KINGSTON BORO WARD 1 4G 9SE1 013-00: E £ 258 RICHARD ST 3 $ : SOLD - §69,000 36
248|234 9SE1 027.008.000 EW"MvaANNAMMIE ' 3 105067 H N
249]231054  {KINGSTON BORO WARD 1 4G — Toa CHESTERST ; S o~
33000 £HULSE i $5,957.21
250|231089  JKINGSTON BORO WARD 6 osses faad : RY ROXIE £46'S LOVELAND AVE 3 H SOLD -$71,000 103
— 0 GREGO! 24,305.87
108 KINGSTON BORO WARD 7 4-HINE1 -011-016-00 E £40S THOMAS AVE 3 $ 2 NO BID
251[ 231108 £4-002013000 £ TRAN QUOC & IMBERLY A i sugmas | -
252231111 akmss'ron BORO WARD 7 4-HON GOBEL ELiZ /0 MFs THOMAS CONNORS ESHADV'-N i ¥ NO BID
5-F954 -009-08A-000 G $1,930.88 H
(5531 WP HARRIS HILL RD : - Y 139
253] 231146 3 KINGSTON 001002000 E STAR BUILD ERS CONTRACTORS INC E 3 99555 i SOLD -$7,996.95
1142 :KINGSTON TWP 5-E9S: EMAN ST 3 £ SOLD - $5,411.55 65
254 23 F1155 004-004-000 E PATELUNAS JEROME J Il E 3 $5,411.55 H I
25| 231149 §LAFLIN BORO o HEODORA ELOYALVILLE OUTLET RD : O ST50R ™
| 17000} GREY T 2 $7,180.48
256] 231161 JLae TwP 7-D653 -0020: § —— £40 MORGAN ST i ¢ SOLD - 7,000 240
| 24000 :RUBIN 2,865.72
2723169 iLANGWLLE B0RO WA 1 il DOROTHY & ROBERT M JBUTTONWOOD LN i ’ : SOLD -$26,000 240
00 £ CHUPKA : 11,366.06 1 e
258231193 {LARKSVILLE BORO WARD 4 sHESS 007005000 | DOROTHY & ROBERT M £244 BUTTONWOOD LN ios ; o P
09-000  § CHUPKA 2 $7,757.72
[259] 231194 §LARKSVILLE BORO WARD 4 £ 38-H8S5 -007-01 3 Frnowme o i : T -
259 231 3 8-H8S4 -003-011-000 Em\n PRINE HELEN ETAL H § 79370 i %
B LE BORO WARD & EHOWARD ST - o 3%
260] 23-1202 3 LARKSMIL 003-11A000 E TEMPRINE LUKE HELEN & GEORGE : 846632 3 SOLD -$17,00 1
261]231203  { LARKSVILLE BORO WARD 6 8-H854 — +407 ORCHARD ST i ; - -
134000 PREIFE E 13,206.37
| LARKSVILLE BORO WARD 7 2G9St 013134000 | FrTrTT s
262| 231214} 5 06A003.000 EDE"Z JASON & BRIAN 3
— 0G5S
263| 231265 ILEHMAN TWP
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W |
[ T .
D I £ 7 NO BID
$2,975.7:
T B | < | 45 COUNTRY CREST LN H e
A 14065 102017000 E MORGAN CAROLINE £ oo a $5,159.97 H -
WP X
264]23-1258  LEHMAN T 004-04A-000 E WAWRZYNSKIJOYCE T & LABUS STANLEY £ MAP Sieareds ! SOLD - $16,478.45 o
65| 231266 fLEnmAN TwP 0-G652 £752 MILLER ST i : SOLD -$20,292.39 69
—2 1-F9SE4 -022-007-000 EEVMS CAROL ] 3 $20,292.39 H
266231281 ] LUZERNE BORO WARD 4 : —— TEmAN ST i B —_— o
-000 ;ARK O 7,872.17
[267] 231201 i nAnTICOKE CTY WaARD 1 217N E4 -019-003 E £10 DIVISION ST 3 X 3 SOLD -$25,000 69
267 23 3 002204000 EGUMWV'CH RICHARD JR ) $7,608.70 H I
268] 231287 { NANTICOKE CITY WARD 1 27N — foroomE ST i : o
|} 06000  }JONES : $1,755.68
269|234288  INANTICOKE ITY WARD 1 2TNES 002 : ONNA TINA FHIGH & WILLOW STREET ! H SOLD -$49,000 118
" 2-011-000 : KALINAY D 8,724.88
Zr0[2s1301 _{anTIcoKE cirY wamd 4 e ; USALLC 333 sTare sT ; : : SOLD -$35,000 69
| 7-000 KINSA 2 $9,883.07 H SE—
271231307 3"“"’““5 CTrWAD i E ACKI THEOD ORE H £146 ERIDGE ST i ; SOLD -$15,500 13
000 :GLOW - 6,546.23
272] 231318 { NANTICOKE CITY WARD 6 2.175E1 038019 3 o £5185 WALNUT ST i s + NO 8D
- y 11000 : MINERSVI 5,100.33
273231316 £ NANTICOKE CITY WARD 6 2-17SE1 0380 i — = ] $ ] e o1
. X -16A000  § GORKA. : $5,853.99 H e
1323 NANTICOKE CITY WARD 8 2.K751 013-1 } £138 W UNION ST i 1 SOLD -$6,524.08 69
il s SW2 009274000 | CASTRO NUNEZ AMERICA& £ sosaion % x
75| 231350 aumncuks CITY WARD 11 2-17: *ENTERPRISE ST 3 H NO 8D
—2 2-K7N W2 -02A-001-000 E GORKAANN : a $3,028.34 H
276|234367 {NANTICOKE CITY WARD 11 UP ONE PROPERTIES LLC j148 W BRORD ST PR SOLD -$29,000 69
— -000  GRO : 10,191.7: H S,
277] 234357 {NANTICOKE CITY WARD 11 {42752 014035 E — £302W UNION ST i ; o a0
2004000 | MICHAL i $3030.43
—] WARD 11 £42-47SW3 00 FIELD ST i
_278 B 3 RATIEOLE AT 25-022-000 E RONDON YAGER & CURETON CHARLOTTE EAZ w 3 S11,43858 i REMOVED - BANKRUPTCY
279] 231375 aNANYICOKE CITY WARD 12 2-17SE4 0 ey E33 ENTERPRISE ST a , 2 LY
— X 07-000  ; RULE Ri : $4,353.68 H v
1370 NANTICOKE CITY WARD 12 27584 0050 E FTOWERRD 3 i SOLD -$12,878.96 25
280 23 4R3 -00A-023-000 EBANKES DOUGLAS S P 3 $12,878.96 H
1400 NESCOPECK TWP A P13 HAVENHILL LN 1 NO BID
281 23- 008018000 {MCGREEW PATRICAL H w3 |
22|231393 {NEsCOPECKTWP i DWARD THOMAS £OLD TIOGATPKE i + NO BID
- ¥ 2000 ;WOO : $1,550.79 H —
283231403 ;uzw COLUMBUS BORO 5 KIS1 00500 E AN M £ FRANKLIN ST 3 ; SOLD - $5,555.03 Po139
6-000 GALLI L $5,555.03 .
264 23413 § NEWPORT TWP WARD 1 5-K751. -001-004 i —— £2 REAR COLLEGE HL i i SO E—
- 0 :KOKINDA 9,581.29 2
2 23-1408 §NEWPORTTWPWARD 1 6-K6S3 -001-11A-00( E 46 NEWPORT ST a $ 2 NO BID 1
| @51 019016000} BLASI PETERF £ s2128083 | H N
286] 231435 { NEWPORT TWP WARD 2 6-K YT £ 101 NEWPORT ST : o ¥
2000 fBRABANT i $2,698.72 i
267231427 INEWPORT TWP WARD 2 e oo : TRAYMOND J §97 NEWPORT ST 3 H SOLD -$12,500 i 176
] 13000 : BRABAN 6,616.73
288 23-1428 aNEwPORrTWPWARD 2 6-K651 -010-013- E e 138 APPLE ST 3 s : SOLD - $1,401.78 319
] 1-000 ;OIS SERY 2 si40178  § e
265 231436 | NEWPORT TWP WARD 2 6-K651 02001 E TE OMAR §84 COAL ST i ; SOLD -$9,904.80 69
7013000 DEGAN E $9,904.80
l—| P WARD 2 6-K651 -00: LROAD ST ] 1
290| 231422 NEWPORTTW 23031000 EHUTCHINSON WILLIAM & SHERM A {13 Ral i ot SOLD -$25,000 15
291231438 amzwmntwpwmn 2 6-K6S1 -0: e E” MAN ST 3 ;) 2 oS o
0 SEIFERT z 17,190.56 H -
31437 NEWPORT TWP WARD 2 6651 022007000 | TS I : el
i e 71854 004084000 | EVANCHO MARKA £ TR
293| 231464 {NUANGOLABORO - Y PAULG R £1550 LAKEVIEW DR + NO 8D
7.000 }ANTHO 17,052.89
[254] 232850 §PENN LaKe PaRK BORO 51252 002007000 | £39 N MAN ST i : NGHD
> D115E3.007011:000 396 N MAN LLC : saaa17s0 e
295232299 {PITTSTON CITY WARD 3 2 — £18 GEORGE ST i WoIoA
-E11NE3-002.008-000 | RVEM 4 i ,999.80
206fzmaazz_femiston amvwa o — ; ISE LAND PROPERTIES LLC £31 PROSPECT PL . : SOLD - $66,000 210
— 39-000 E"'-P PROM = 1567379 F Uy ome
297| 232328 3 PITISTON CITYWARD 7 o ANDS ANNMARIE {125 JOHN 5T P 3 SOLD -$36,000 210
-004-000 §ROWL, $22,618.26 )
258232331 {prrTsTON Ty wakD 8 2£115E2023 § 50 MARKET ST H H . a2
—298 = £115E2-002-010-000 EMANSOORVIQAR SAYYED i $13,899.50 3 e
299232334 3pn—rsmN CITY WARD 9 1724 RIEREMY 47 E COLUMBUS AVE 3 SOLD - §51,000 32
02000 {HUNTI e RS S S
[300]23:2336 1 PiTTsTON CITY WARD 10 2-E115E1-009-0 § 73 PLANKST i ¢ E NO BID
30012 1 72-E115E1-018-010-000 EHOlLMAN DANIEL ETAL 3 $639.05 H
32351 {PTTSTON CTYWARD 11 172€ 32 DECKERLN 3 WO
301 23- 1-D1351 -001-31D-001 Esuck DOROTHY i $2,139.68 H e
302| 231677 an‘rSTON wp el HARRIET ST 4 SOLD -$2,130.68 79
—] 150F1051-001019.000 { EYET IRWIN : sames i sow-mmes g
303[231602 JPLANS TWP WARD 1 HARRIET ST . BIDDER FORFEIT - OFF TO
] 15071051-001020000  EVET RWIN { s |
231603 ipwusvawm 1 §50 54 LAUREL ST 2 SOLD - $37,000 69
304 23- 0-G mswz-ooz-mMﬂDE LECITSHON FRANCIS P 3 $10,120.49 ? I
[305|23:1620 3 PLAINS TWP WaRD 2 61 WARNER ST 1 SOLD -$2,675.42 258
3052 105W2.009-005-000 £ Y&B REALTY ENTERPRISE LLC ez} "
231630 IPLANS TWP WARD 2 06 MAN sT i : NOBID
[ -G 10NE4-023 001000 FEVET RWIN & ELIZ { sms g
07| 231649 {PLANS TWP WARD 6 0 RIDGEWOOD RD 3 noED
> 0-G 1154 -001-11A-000 E FOXALICIA i $8,028.09 ? I—
308 231659 {PLANS WP WARD 8 RDGEWOOD RD i T
308 0-G1154 002-006-000 Emmas LENOREF 3 $6,550.15 H
309) 231660 iPlNNS TWPWAR 8 IS LENORE F RRIDGEWOOD RD T SOLD -$26,000 69
12A-000 } FRANC $8,808.31 H Iu—
[310| 231661 1 PLANS TWP WARD 8 061154 -03A- § 335 PALMER ST H : BT .
310] 23- 5:H8SE3 006-004-000 £ OGIN JOSEPH EDWARD TN
311231475 sPI.VMOUTH BORO WARD 1 - — 221 BEADE ST H SOOI P
5000 :SMITH uzes i SOWDeMAIRSS e
312|23-1478 3 PLYMOUTH BORO WARD 2 45 HSES 011,00 E CICLINDASUSAN CARVER ST : * 3 SOLD -$37,000 14
51 zopaN o735 |
313231485 {PLYMOUTH BORO WARD 3 48-HESE2-002:018.000 - 276 GARDNER ST i : T
i 01000  OBRIEN TED 3,995.47
314] 231534 sPI.VMOUTH BORO WARD 11 }48-H8SEL -006-0 E — 239 TEM PERAN CE ST i $: : T -
2-000 & KEN NE! 184661 §  CUOTEERR w0
[375|23-1549  PLYMOUTH BORO WARD 13 §48-H8SW3 -014-00: i REAR SUNRISE AVE I H oD - $14,000 13
Gl (e 3 004026000 {BALUSKI HARRY J & ALICE A ss20285 1 4
[516] 231576  ipLYmouTh TWe 975 96 MCDONALD ST i 3 NO BID
316] 2 ! 54755 002007-000  {BOGDAN VICTORA 3 $146292
37|2stses irumouH Twe - ICKUS ANNE LANE MORGAN AVE - 3 NO BID
Bl 0 S T T S
231600 IPLYMOUTH TWP 918514-015.014000 | VM OUTH TWP FLTS H $ i -
i 1851A-000-VARO00 | DELEON WILFRED : sasiss f
97 {PLYMOUTH TWP 9 350 VALLEY VIEW AVE : NS
319] 2315 3 91753 -003-19A000 EHuDDCK BRANDIE & SHAWN 3 $20,45038 |
BN TH TWP 1494 OMAS RD :
—320 = L 31851 -001-007-000 Esosm CHARLES W& HELEN F ™ : o neee oy
i RMARD ! - 69
2|samz jmeeTwe : 3005000 HERTAGE WOODS REAL ESTATE LLC BU T SOLD -$20,000
2|251720 jmce Twe jss-L954 00 185 GRAY RD i . H NS
32 4G4 QOAGAAQ00 EcooPERK)HN F onD 1O 3 $2654081 1
2 |251746 frossTw? : A027000  LAMOREAUX RUSSELL & MYRTLE ESTATE HARRIS P woss | 1D - §22,000 o
31733 1ROSS TWP 4-F4 00, 137 BOOTH RD i i : NOBID
324 234 154.H3 -00A052-000 EPRESTO LORETTA& VAN D 3 $1,812.42 H
B LR 258 REAR
B)eres ikoss st 4-G4S4 -001-05B-000 Eruussmw WILLIAM 1l 5: i sonz7s : NO BID
— wp 672ND LN L
326231749 3!!055 3 102067000 Ecnmz ANGELAMARIE & 3 112969 3 NO BID
27| 234782 {saem Twe 50 19 FOURTH LN ! NGED
il 503 102419000  GROSS MARK | $5077.14 —
1783 §SALEM TWP HICKORY LN Lt NO BiD
328 234 SM3SL 003018000 §HAMMOND PETER { smames
29| 231772 {saem Twe - 53 MAN ST 4 NOBID
B $55-PANW2 003-008.000 } HORNER HAYES CTIET
330234797 fsaem Twe ¥ AHOLDINGS LLC 202 MAN ST — R EXTTrT) 20
1 00 £ KAL 3,660. H
31803 ISALEM TWP Soso100 E 269 VARNERS HOLLOW RD H $ H oS
331 23- 00A004000  KARNS TAMMY L i $680.32 H
2] 234778 {saem Twe 51 WHIPPERWILL LN i SOLD - $10,620.81 229
33 104-007-000 EKUKuw(ovMANOU e BLD 3 $10,629.81 A T A
P 3355, !
333 | 23-1769 QSALEM ™I 002:013.000 EMOWEW GORDON E & EVAM B st NO BID I
[352] 231800 fsaem Twe 504 E FOURTH ST H H -
e §55-P3SW1-008.029-000 §STOKERMELISSAA stamst
Bsasarsasaemwe ki UNE 68 SLEEPY HOLLOW CT i oD
E 00 TUBBS 128506 F Rk
36] 231765 {saem Twe SM3 103009000 | 10 SLEEPY HOLLOW CT i s H NO BiD
il M3 03010000 {TUBES UNE { sams :
234766 {SALEM TWP > 76 SLEEPY HOLLOW CT 3 -
337| 23- i55M3 103012000 £TUBES UNE $231198 1
338| 231767 35’“"" we i5 47 SLEEPY HOLLOW CT : i
—] SM3 03023000 £ TUBBS UNE : spe2s30 3 Nemn o p T
9] 231768 iSALEM we - CARSON ST : NOBD
33 5-L4S1 -002-004-000 EVUDISKI JoYce — 3 $2,018.46 H
& 7 SEARCH
340[231760  isaem TwP SE1 015001000 { MOYER COMMODORE ESTATE v FYPTT NO BID
347 231805 gsmcxsn INNY BORO WARD 1 § 56-L4: e 88 W BUTLERST 3 ! oSS T05S o
8-000 ; EISEN 512035 CUURAAS e
PR 8 ISHICKSHINNY BORO WARD 3 : 56-L4SW 2 -002-00¢ E 69 GRANT ST 3 B 1 NoES
2 2520 ¥ £4-001-001-000  { KRZYWICKI FRANCIS & GERDA Y TR
31810 {SHICKSHINNY BORO WARD 4 {6445 stocum ro i ¥ SOLD -$1,038.02 327
343 23- 17 00A044000 | DAVIES MARILYN ETAL : some X
#2ste1s isocum Twe ik D CHARLES & MARY 23 MOLITORUS LN 4 REMOVED - BANKRUPTCY
£ 58- 6-001 Goo s7oo06s 3 REMOWD-BANRORTOY % .
325 | 231832 gsucmo» ™wP 855 -00A00¢ E 29 RED ROCK RD i : REM OVED - BANKRUPTCY
34 15885 -00A01B-000 ESTICKLEV LISA 3 $589.96 H T
6231823 isuearioar Twe 3> SANKO LN e VD AR
d 8RS -00AOIE000  STICKLEY LISA | swmas i —
347| 231824 §5UGARLOAF TWP 29 RED ROCK RD 2 01D -%7,385.08 120
- P 8RS -00A-01G-000 E STICKLEY LISA HUNLOCK HARVEYVILLE RD 3 $7,385.08 H R
! - HEYY
348231825 15UGARLOAF TWI 002.07A000 } AFFORDABLE HOUSING PARTNERS INC 101 TE R SOLD -$1,552.72 i
1892 JUNION TWP 11451 211 MAPLE ST i ", 3 SOLD ~846,000 H—
349 23~ SE2 -008.20A000 E MENCIAMELVIN B PERALTA 2 $9,614.97 3 i
916  §WEST HAZLETON WARD 1 3-T7¢ Fozz ALLEN ST
il 3 $63-T7NE3 -006:004.000 ; VICENTE ADRIA 14
] 2 X
351|23-1926 iWESTHAZLETON WARD 2 £
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A | B | c D | [ | F | G |
352|23-1985 : WEST PITTSTON WARD 2 % 65-E11NE4-005-003-000  IRACE STEPHAN IE 327 RACE ST $7,827.08 H SOLD - 345,000 HEES
E 231980 ;wzsv PITTSTON WARD 2 5-E11NE1-012-017-000  LIW INVESTMENTS INC Esm WYOMING AVE ; $16,816.07 ; SOLD - 522,000 2
354232017 awurrz HAVEN BORO WARD 8-P12 -00A-01A-000 Emv:snw: INC EBUFFALO ST 3 $2,341.47 3 NO BID |
[355] 232020 awnrrz HAVEN BORO WARD E-PlZNWl-OlG-OOZ-OUDE PGAINCORPORATED ECHURCH ST 3 $48,136.81 3 NO BID _ T
E 232018 gwmvz HAVEN BORO WARD ErPlZNWlMGWBODOE ROLDAN GEORGIA £215 WILKES BARRE ST ; $50,387.72 ; NO BID }
357] 232028 awurrz HAVEN BORO WARD 2} 68-P12 -00A32A-000 ESH ROSKY JOSEPH JR + DOROTHY Eom RTE 940 3 $9,161.99 3 SOLD - $28,000 245 I
358 232037 §WILKES-BARRE Twe 9-110N W 3-007-029-000 E GRAY EUGENE & ANTULOV JOSEPH E 796 E NORTHAM PTON ST 3 $11,315.78 3 SOLD -$37,000 w T
E 232034 ;wuxz:wz wp 9-110N W 3-006-005-000 E KRAHEL THOMAS & BARBARA E 1031 SPRUCE ST ; $11,911.86 ; SOLD -$50,000 18
360 23-2062 awuxcsms WP 9-19SE2 -005-004-000 EMmlN ABEL EST 231 NICHOLSON ST 3 $3,893.77 3 SOLD -$25,000 28 I
367 232376 §WILKES-BARRE WARD 1 3-H 10Nw40174)1wuo§ RED HOUSE MANAGEMENT LLC Enus N MAIN ST 3 $10,444.34 3 SOLD -$32,000 P T
562 232877 §WILKES-8ARRE WARD 1 3-H 1on4m7o1zouoE RED HOUSE MANAGEMENT LLC Eanz N MAN ST a $18,291.66 3 JUDICAL _
363] 23-2400 jwuxssmz WARD 2 3-H mswz-ms-zsanoE DRAGON PETER Il 54 PEARL ST 3 $5,717.77 3 SOLD -$5,717.77 m
E 232405 iwuxzswz WARD 2 3H mswzonoawuoE MCGRAW M ARG ARET ANN 372 NEW GRANT i $11,050.90 3 SOLD -$51,000 w
365232449 gwukzsme WARD 3 310N W 1-004-014-000 EPGUILAR LINO & MARY ELLEN SOSA 52 N EMPIRE ST 5 $5,298.03 3 REMOVED - TAXES PAID
366 23-2440 jwuxssmz WARD 3 3-H mswn—oos-asmmoE GRI2 MANAGEMENT LLC 69 LOGAN ST 3 $8,877.19 3 SOLD -$16,500 o
E 232442 iwuxzswz WARD 3 3-H msw:umarss;wuoE GRIZMANAGEMENT LLC 69 ADJLOGAN ST i $2,259.70 3 REMOVED - TAXES PAID |
368232452 gwukzsme WARD 3 3-110N W 1-005-024-000 EJAM I0LKOW SKI BARBARA OSICK & JOHN J 69 WILKES LN 5 $4,513.82 3 SOLD -$17,000 69
369] 232421 jwuxssmz WARD 3 3-H IDSWA-OOZ-OIB-OODEJODAI PROPERTIES LLC 58 N HANCOCK ST 3 $29,460.39 3 SOLD -$60,000 6
E 232439 iwuxzswz WARD 3 3H mswawamwuoEnst TRUMAN A& SIMONE § 7N MEADE ST i $12,519.79 3 SOLD - $40,000 69 |
371232451 gwukzsme WARD 3 3-110N W 1-004-031-000 EOELLER ALFRED R 448 NEW MARKET ST 5 $4,902.74 3 SOLD - $38,000 69
[372] 232438 jwuxssmz WARD 3 3-H mswn—oos-asmnoE OKAL JOHN 59 RENO LN 3 $10,822.60 3 SOLD -$37,000 16
E 232447 iwuxzswz WARD 3 3-H mswamamwuoE PISHNICK CHARLES T & CATHERINE 45N FULTON ST i $11,104.48 3 SOLD -$36,000 226
374232450 gwukzsme WARD 3 3-110N W 1-004-022-000 ERATCH FORD MICHELLE M 28 N EMPIRE ST 5 $6,854.62 3 SOLD -$27,000 247
375 | 23-2448 jwuxssmz WARD 3 3-H mswn-ms-oasanoEnmzmcm MOISES & MARIAR 41N FULTON ST 3 $7,763.53 3 REMOVED - TAXES PAID
i 232446 iwuxzswz WARD 3 3-H mswamamsouoEnnENcm MOISES & MARIAROSA 47 N FULTON ST i $7,050.97 3 REMOVED - TAXES PAID
377232487 gwukzsme WARD 6 3-110N W 1-013-034-000 Eu\sremmz JAMES A& THERESAM 97 HILLSIDE ST 5 $6,249.75 3 SOLD - $45,000 69
[378] 232479 jwuxssmz WARD 6 3-110N W 1-006-011-000 Emm BUILDER CONTRACTOR INC S EMPIRE ST 3 $2,275.73 3 SOLD -$2,275.73 112
ﬁ 232480 iwuxzswz WARD 6 3-110N W 1-006-012-000 ESTM BUILDER CONTRACTORINC S EMPIRE ST i $2,050.72 3 SOLD -$2,050.72 112
380 23-2481 gwukzsme WARD 6 3-110N W 1-006-013-000 Esmx BUILDER CONTRACTORINC S EMPIRE ST 5 $2,050.72 3 SOLD -$2,050.72 112
37| 23-2499 jwuxssmz WARD 9 3-110N W 1-001-034-000 Eussv MARY § 129'S SHERMAN ST 3 $12,006.04 3 SOLD -$50,000 6
E 232510 iwuxzswz WARD 9 319N E2 -005-028-000 ERED HOUSE MANAGEMENT LLC 286 E SOUTH ST i $2,287.00 3 SOLD -$2,287.00 w8
383 232550 gwukzsme WARD 12 3-H 9SE4 030-016-000 E HOOKER DIANE 89 NEW ALEXANDER ST 5 $1,975.17 3 BIDDER FORFEIT - OFF TO
[384] 232551 jwuxssmz WARD 12 3-H 9SE4 030-017-000 EHDOKER DIANE 89 NEW ALEXANDER ST 3 $10,744.40 3 SOLD -$43,000 o
% 232553 iwuxzswz WARD 12 3-H 9SE4 -031-025-000 EPIM ENTEL ALVARO AVILA| 75-77 CAREY AVE AVE i $3,048.38 3 SOLD -$3,048.38 2’7
386232539 gwukzsme WARD 12 3-H 9SE4 -022-017-000 ETESAR BRIAN RR CAREY AVE 5 $9,007.68 3 NO BID
367] 23-2564 jwuxssmz WARD 12 3-H9SW 3 -008-010-000 EVIDAL AN M 54 MARLBOROUGH AVE 3 $3,291.73 3 Noso i T
E 232607 iwuxzswz WARD 13 3-19N E2 -048-026-000 EMERCMO JUAN R 345 S HANCOCK ST i $7,020.11 3 SOLD -$33,000 69 |
389) 232617 gwukzsme WARD 14 3-19NE1 -012-001-000 E EDIFICE GROPU LLC 24 ARY ST 5 $40,330.56 3 SOLD -$140,000 25
390] 232643 jwuxssmz WARD 14 3-19NE3 -023-008-000 Esmncz GROPU LLC 392 HAZLE ST 3 $20,963.24 3 SOLD -$59,000 T
E 232644 iwuxzswz WARD 14 319N E3 -023-027-000 E GEORGE ANTHONY L & GEORGE A 210 JONES ST i $2,919.69 3 SOLD -$2,919.69 90 |
392) 232674 gwukzsme WARD 14 3-19N E4 -037-029-000 EHIRSCH MAYER 244 MCLEAN ST 5 $18,055.33 3 SOLD -$45,000 325
393 ] 232618 jwuxssmz WARD 14 3-19NE1 -012-017-000 EI.MD INVESTMENTS LLC 6 AIRY ST 3 $6,262.61 3 SOLD -$34,000 6
E 232650 iwuxzswz WARD 14 3-9N E4 -003-001-000 EPM LERJOSEPH 354 HIGH ST i $10,138.32 3 REMOVED - TAXES PAID
395] 23-2656 gwukzsme WARD 14 3-19N E4 -011-030-000 E SHRADER JANE EM M A FREY 66 SPRUCE ST 5 $5,525.87 3 SOLD -$30,000 196
396 | 23-2646 jwuxssmz WARD 14 3-19NE3 -029-001-000 ESM ITH MICHAEL A& CAROL L BLACKM AN ST 3 $1,349.73 3 NO BID
E 232619 iwuxzswz WARD 14 319N E1 -013-007-000 EYHOMAS CHARLES & ANNE MARIE 174 PARRISH ST i $5,319.43 3 REMOVED - TAXES PAID
398 23-2714 gwuxzsme WARD 15 319N W2 -012-006-000 E777 Lp HORTON ST i $57,80395 | SOLD -$57,893.95 120
399] 232681 jwuxssmz WARD 15 3-H9SE4 017-010-000 EEERISHABEKIM ETAL 166 WOOD ST 3 $18,265.84 3 SOLD - $46,000 69
E 232684 iwuxzswz WARD 15 3-H9SW 3 -006-001-000 EfORMOLADEBRA& ROBERT 102 CRESCENT AVE i $12,249.38 3 SOLD -$72,000 69
401|23-2732 gwukzsme WARD 15 3-1I9N W 2 -032-021-000 Esox DEBRA& DANIEL 142 CARLISLE ST 5 $3,513.61 3 SOLD -$33,000 458
202 | 232693 jwuxssmz WARD 15 3-H9SW 3 -044-023-000 EMDDERN HOME PROPERTY MANAGEMENT Lf 303 HORTON ST 3 $10,635.63 3 SOLD -$44,000 8
E 232708 iwuxzswz WARD 15 319N W2 -004-014-000 Ewmmck MARCUS 13 HUSTON ST i $2,413.68 3 SOLD -$5,500 s
404 | 232747 gwukzsme WARD 16 3-H mezostNuoE HERRERA ARSEN 10 E 470 MADISON ST 5 $8,632.24 3 SOLD -$25,000 136
205 | 23.2767 jwuxssmz WARD 16 3-H mmwa-ommmnof HRYZAN JASON PAUL 369 N PENNSYLVAN IA AVE 3 $6,868.70 3 SOLD -$29,000 w1
E 232783 iwuxzswz WARD 17 3-H 10N E1-010-007-000 Esosm VAN 31 HARRIET ST i $7,848.31 3 SOLD -$7,848.31 60
407 23-2788 gwukzsme WARD 18 3-G 10SE4-007-002-000 EKUKOWSKI RONALD M ETAL 75 AUSTIN AVE 5 $10,936.49 3 REMOVED - TAXES PAID
[208| 23-2808 jwuxssmz WARD 20 173-G 105£2-007-009-000 E KEIPER OSCAR & ARVILLA| 386 E MAIN ST 3 $4,954.94 3 BIDDERFORFEIT-OFFTO &
E 231959 iWRIGHT ™wp 4-N8S1 -003-016-000 EKASHUU\WIL[INVI & ELIZABETH SMAN RD i $1,817.30 3 SOLD -$1,817.30 2
410 231958 gwmeu'r TWP 4-N8S1 -003-015-000 EKASHUU\WILLIAM A& ELIZABETH A S MAIN RD 5 $1,817.30 3 SOLD -$1,817.30 77
[911] 231952 jwmem WP £64-M10 -00A015-000 Epouocx JOSEPH R gcuukcu RD 3 $5,559.50 3 NosD i T
[412] 232016 1wvOMING BORO WaRD 3 £ 67-F10NE2-006-015-000 EOCONNEL[ THELMA EMONOCANOCK AVE $3,362.16 : NO BID
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